From: Ivan Jovanovic [mailto:ivajovanovic@galenika.rs]
Sent: Tuesday, January 20, 2015 9:59 AM

To: 'Trim-Goran Nedeljkovi¢'

Subject: RE: Pitanja u vezi JN br.614/15

MNowToBaHu,

1.Hucmo y moryhHoCTK ga noHyaumMo aBaHCHO nnahamnse. LLUTo ce Tuye Baller KoHTponucamwa,
6uhe ognoxeHo nnaheHo 6e3 063npa ga N OHO BUNO NO3UTMBHO UNWN HEraTUBHO, YNME Hac
obaBesyje YroBop 0 npyxamy ycnyra koju he 6utn cknonrbeH HakoH cnpoBofera NOCTynka
jaBHe HabaBke.

2. LleHy je noTpebHO HaBecTW y AuHapvma.

Ca nowitoBarem

MUBaH JoBaHoBMh, AUNN. NnpaBHUK

CTpy4HM capagHUK y CEKTOPY NpaBHMX NocrioBa

FaneHuka a.a. | Barajunyku gpym 66 | 11080 Beorpaa, Cp6uja
Ten : + 38111307 1554 | Ten: + 381 11 307 1693

Mob6: + 381 648352341| ®axkc: + 381 11 307 1061

E-nowra ivajovanovic@galenika.rs | Web: www.galenika.rs

From: Trim-Goran Nedeljkovi¢ [mailto:goran.nedeljkovic@trim.rs]
Sent: Monday, January 19, 2015 10:32 AM

To: ivajovanovic@galenika.rs; bmijatovic@galenika.rs

Subject: Pitanja u vezi JN br.614/15

Postovani,
U vezi podnosenja ponuda u postupku javne nabavke za nabavku usluge: metrolosko
potvrdivanje | kontrolisanje linijskih vaga, JN br.614/15 imamo sledeca pitanja:

1. U dokumentu Konkursna dokumentacija, u tacki 5.9 stoji:
Hapy4unay npuxeama camo odn0xceHo naaharve.

da bi ste u Modelu ugovora naveli

2.3. Hapyuyunay he uszspwumu naaharwe asaHca y eUCUHU 00 % YKYynHo
y2oeopeHe uyeHe, HaO OCHOBY ucnocmaessbeHoz npedpavyyHa M3eohaua, y poKy
00 10 daHa no npujemy ucmoe (ykonuko M3sohay mpaxcu asaHc).

Sto znadi da je avansno plac¢anje prihvatljivo.

Mi smo akreditovana laboratorija | iz razloga nepristrasnosti tokom kontrolisanja (zahtev
iz standarda ISO/IEC 17020:2012) sve svoje usluge naplacujemo iskljucivo avansno. Ako
ipak insistirate na odlozenom plac¢anju, odlozeno pla¢anje bi smo mogli da prihvatimo
samo uz garanciju banke, ali bi to moralo da bude navedeno u ugovoru.


http://www.galenika.rs/

2. U modelu ugovora stoji
2.1. YKynHa yeHa y2oeopeHe ycayae y OuHapuma u3 YaaHa 2.1. Y2oeopa usHocu:

OuH/eypa

nas OuH/eypa

YKynHo: oun/eypa

Pitanje je sledece: da li “din/eur” znadi da treba navesti iznose | u dinarima | u EUR-ima? Ako
treba, po kom kursu racunati EUR (to bi trebalo da se navede u ugovoru)?

Molimo Vas da nam $to pre dostavite Vas stav po gore navedenom, kako bi smo na vreme
dostavili potrebnu dokumentaciju.

S poStovanjem,
Goran Nedeljkovi¢ | Sef metroloke laboratorije | TRIM d.o.o. | Ribarska 83, 35000 Jagodina, Srbija
Tel: +381 (0)35 220 409 | Mob: +381 (0)62 287 063 | E: goran.nedeljkovic@trim.rs



mailto:goran.nedeljkovic@trim.rs

